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Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 
komplementbyggnad(carport och förråd)  
 
Fastighet 
SINGÖ-TRANVIK 4:40 (HAVSUDDSVÄGEN 7) del av 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att  
1. bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad inom 
fastigheten SINGÖ-TRANVIK 4:40, 
2. tekniskt samråd krävs, 
3. en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd, 
4. utstakning krävs för sökt enbostadshus, 
5. färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställandeskydd. 
 
Beviljat bygglov omfattar inte tillstånd för vatten- och avloppsanläggning.  

 
Motivering 
Bygglovet överensstämmer med Norrtälje kommuns översiktsplan. 
 
Bygglovet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken. 
 
Bygglovet för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad är inte att betrakta som 
ny sammanhållen bebyggelse utan en mindre komplettering, som inte behöver planläggas 
enligt 4 kap plan- och bygglagen. Behov att anlägga nya vägar och gemensamt avlopp 
saknas. Sökt lokalisering bedöms inte heller försvåra en eventuell framtida planläggning. 
 
Nu sökt enbostadshus samt komplementbyggnad anses förenligt med kraven på byggnader 
och byggnaders placering enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna 
intressen som ska beaktas vid lokaliseringen av bebyggelse. 
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Nu sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad inom fastigheten 
SINGÖ-TRANVIK 4:40 bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
Övriga förutsättningar  
- Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i 
god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd till avloppsanläggning krävs). 
- Avloppsanläggning ska placeras i område för grävd provgrop.  
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från 
renhållningsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun. 
- Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Socialstyrelsens 
allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten följas. 
 
Lagrum  
9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
  
Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av Kommunfullmäktige, för handläggning 
av ärendet. 
Avgift: 30 011 kronor.  
Faktura skickas i separat försändelse. 
 
 
Upplysningar 
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara påbörjade, 
såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta. 
 
Sökanden har visat att möjligheter att ordna vatten- och avloppsförsörjning finns. 
Fastighetsägare är ansvariga för att fastigheten har en avloppslösning som uppfyller dagens 
lagkrav. Anläggande av en avloppsanläggning kräver tillstånd och ansökan ska lämnas in till 
Bygg- och miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetet avses påbörjas. Vid ändringar i 
belastningen på befintlig avloppsanläggning krävs en anmälan om ändring till bygg- och 
miljönämnden. Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer och 
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning följas. Farbar väg för 
slamtömningsfordon ska anordnas i enlighet med kraven från Norrtälje kommun. 
 
Bygg- och miljökontoret kommer inom kort att kalla dig och din kontrollansvarige till ett 
tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag till kontrollplan, som du 
med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Om projektet bedöms kunna uppfylla 
lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.  
 
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Fredrik Eng. 
 
Beställning av utstakning ska göras MINST 10 arbetsdagar före byggstart. Beställningen gör 
du enklast via vår e-tjänst på norrtalje.se/utstakning. Där finns även information om 
utstakning, lägeskontroll och avgiften för tjänsten. Har du frågor om utstakning och 
lägeskontroll eller vill beställa utstakningen på telefon, ringer du 0176-712 54. 
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Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en 
eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften 
får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden har 
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Ansökan om slutbesked görs enklast via 
Norrtälje kommuns E-tjänst på adressen: www.norrtalje.se/byggDu kan även gå direkt till e-
tjänsten via nedan länk: 
www.norrtalje.se/e-tjanster/bygg-slutbesked 
Vid en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny 
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg- och 
miljönämnden. 
 
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner 
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och 
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att 
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några 
åtgärder påbörjas. 
 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart 
avbrytas i den del som kan beröra fornlämningen. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla omständigheten hos Länsstyrelsen. 

 
Du kan begära att beslutet överprövas 
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen 
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I 
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert 
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen måste vara inlämnad till Bygg- och 
miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud 
ska en fullmakt i original skickas med. 
 
Handläggare för ärendet har varit: 
Robin Samuelsson.  
Kontakt: 0176-710 00 (Kontaktcenter). 
 
 
Beslutsdelegat har varit:  
Anna Keskitalo 
Bygg- och miljödirektör 
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Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad inom 
fastigheten SINGÖ-TRANVIK 4:40. 
 
Bakgrund 
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastighetens areal är 2602 m².  
 
Fastigheten är avstyckad 2013 för bostadsändamål i enlighet med tidigare beviljat 
förhandsbesked. 
 
Fastigheten är obebyggd.  
 
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun. 

 
Tillämplig lagstiftning 
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden  
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.  

 
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden 
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten SINGÖ-TRANVIK 4:2 är berörda av sökt 
bygglov. 
 
Ägare till fastigheten SINGÖ-TRANVIK 4:2 har inte inkommit med något yttrande.  
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Kartor i akten EJ skalenliga























































NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:39

Utdragsdatum 2022-09-27
Fastighet NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:39

Godkänd FR: 2013-11-13
Godkänd IR: 2015-11-06
Beräknat aktualitetsdatum IR: 2022-09-26

Distrikt Singö
Anm: Socken: Singö

Ursprung NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:2
Adress Havsuddsvägen 5 76457 Grisslehamn Kommundel: Norrtälje
Areal Land: 2 728 kvm Vatten: - kvm Totalt: 2 728 kvm
Andel i Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:11

Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:12
Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:13

Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta

1 6674282.2 709496 -
Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning

Avstyckning, Anläggningsåtgärd 2013-11-13 0188-13/207
Planer och
bestämmelser

Inga planer eller bestämmelser.

Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

556496-5993Ytterby Förvaltnings AktiebolagBjörktickegången 1213533 TyresöAndel: 1/1

2015-10-27 D-2015-00488517:1

Köp 2015-10-08, Andel: 1/1Köpeskilling 800 000 SEKAvser hela fastigheten
2015-10-27 D-2015-00488517:1

msf002 20140115 Copyright © 2022 Mäklarsamfundet System i Sverige AB
Bobutiken i Norrtälje ABKyrkogatan 8, 761 30 NORRTÄLJEOrg.nr 556526-2648Säte: NorrtäljeBankgiro 5541-9113

Tel 0176-76690Telefax 0176-223723F-skattebevis nr F-556526-2648Momsreg.nr VAT-556526-2648

sida 1 av 3



NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:39

Tidigare
lagfart/tomträtt

Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

Lagfaren ägareFolkbokfört namn: Smedberg MarieSmedberg Eva Marie ThereseSkördevägen 3376141 Norrtälje

2014-01-20 14/418

Köp 2013-12-09, Andel: 1/2Köpeskilling 800 000 SEKAvser hela fastighetenÖverlåten andel: 1/2

2014-01-20 14/418

Lagfaren ägareFolkbokfört namn: Smedberg TommySmedberg Tommy ReinholdSkördevägen 3376141 Norrtälje

2014-01-20 14/417

Köp 2013-12-09, Andel: 1/2Köpeskilling 800 000 SEKAvser hela fastighetenÖverlåten andel: 1/2

2014-01-20 14/417

Lagfaren ägare556496-5993Ytterby Förvaltnings AktiebolagBjörktickegången 1213533 Tyresö

2013-12-17 13/12049

Köp 2013-12-06, Andel: 1/1Köpeskilling 1 500 000 SEKAvser även annan fastighetÖverlåten andel: 1/1

2013-12-17 13/12049

Lagfaren ägareFolkbokfört namn: Boman AndersBohman Anders Sven ErikTurhuvudsvägen 576457 Grisslehamn

- 81/842

Köp 1980-12-15, Andel: 1/1Överlåten andel: 1/1 81/842

Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm.

1 445 000 SEK 2014-05-30 14/4639
Antal sökta inteckningar: 1 Summa: 445 000 SEK

msf002 20140115 Copyright © 2022 Mäklarsamfundet System i Sverige AB
Bobutiken i Norrtälje ABKyrkogatan 8, 761 30 NORRTÄLJEOrg.nr 556526-2648Säte: NorrtäljeBankgiro 5541-9113

Tel 0176-76690Telefax 0176-223723F-skattebevis nr F-556526-2648Momsreg.nr VAT-556526-2648

sida 2 av 3



NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:39

Taxering Taxeringsenhet: 210 - Småhusenhet, tomtmark
Id för tax.enhet: 723941-9 Markvärde: 532 tkrTaxering genomförd: 2021 Byggnadsvärde: - tkrSumma taxvärde: 532 tkrAreal: 2 728 kvmHel registerfastighet

Värderingsenheter Småhusmark
Tax.värde: 532 tkrAreal: 2 728 kvm Riktvärdeområde: 188 002Antal lika: 1 Id nr: 301111085Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/BrukningscentrumTyp av bebyggelse: FriliggandeVatten: Vatten saknasAvlopp: Avlopp saknasStrand: Ej strand (eller strandnära mer än 150 m)
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NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:38

Utdragsdatum 2022-09-27
Fastighet NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:38

Godkänd FR: 2013-11-13
Godkänd IR: 2013-12-17
Beräknat aktualitetsdatum IR: 2022-09-26

Distrikt Singö
Anm: Socken: Singö

Ursprung NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:2
Adress Havsuddsvägen 3 76457 Grisslehamn Kommundel: Norrtälje
Areal Land: 3 096 kvm Vatten: - kvm Totalt: 3 096 kvm
Andel i Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:11

Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:12
Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:13

Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta

1 6674273.8 709543 -
Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning

Avstyckning, Anläggningsåtgärd 2013-11-13 0188-13/207
Planer och
bestämmelser

Inga planer eller bestämmelser.

Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

556496-5993Ytterby Förvaltnings AktiebolagBjörktickegången 1213533 TyresöAndel: 1/1

2013-12-17 13/12049

Köp 2013-12-06, Andel: 1/1Köpeskilling 1 500 000 SEKAvser även annan fastighet
2013-12-17 13/12049
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NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:38

Tidigare
lagfart/tomträtt

Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

Lagfaren ägareFolkbokfört namn: Boman AndersBohman Anders Sven ErikTurhuvudsvägen 576457 Grisslehamn

- 81/842

Köp 1980-12-15, Andel: 1/1Överlåten andel: 1/1 81/842

Taxering Taxeringsenhet: 210 - Småhusenhet, tomtmark
Id för tax.enhet: 723943-9 Markvärde: 569 tkrTaxering genomförd: 2021 Byggnadsvärde: - tkrSumma taxvärde: 569 tkrAreal: 3 096 kvmHel registerfastighet

Värderingsenheter Småhusmark
Tax.värde: 569 tkrAreal: 3 096 kvm Riktvärdeområde: 188 002Antal lika: 1 Id nr: 301111024Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/BrukningscentrumTyp av bebyggelse: FriliggandeVatten: Vatten saknasAvlopp: Avlopp saknasStrand: Ej strand (eller strandnära mer än 150 m)
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NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:37

Utdragsdatum 2022-09-27
Fastighet NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:37

Godkänd FR: 2013-11-13
Godkänd IR: 2013-12-17
Beräknat aktualitetsdatum IR: 2022-09-26

Distrikt Singö
Anm: Socken: Singö

Ursprung NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:2
Adress Havsuddsvägen 1 76457 Grisslehamn Kommundel: Norrtälje
Areal Land: 2 704 kvm Vatten: - kvm Totalt: 2 704 kvm
Andel i Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:11

Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:12
Gemensamhetsanläggning Norrtälje Singö-Tranvik Ga:13

Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta

1 6674262.7 709583.1 -
Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning

Avstyckning, Anläggningsåtgärd 2013-11-13 0188-13/207
Planer och
bestämmelser

Inga planer eller bestämmelser.

Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

556496-5993Ytterby Förvaltnings AktiebolagBjörktickegången 1213533 TyresöAndel: 1/1

2013-12-17 13/12049

Köp 2013-12-06, Andel: 1/1Köpeskilling 1 500 000 SEKAvser även annan fastighet
2013-12-17 13/12049
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NORRTÄLJE SINGÖ-TRANVIK 4:37

Tidigare
lagfart/tomträtt

Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning

Lagfaren ägareFolkbokfört namn: Boman AndersBohman Anders Sven ErikTurhuvudsvägen 576457 Grisslehamn

- 81/842

Köp 1980-12-15, Andel: 1/1Överlåten andel: 1/1 81/842

Taxering Taxeringsenhet: 210 - Småhusenhet, tomtmark
Id för tax.enhet: 723944-9 Markvärde: 530 tkrTaxering genomförd: 2021 Byggnadsvärde: - tkrSumma taxvärde: 530 tkrAreal: 2 704 kvmHel registerfastighet

Värderingsenheter Småhusmark
Tax.värde: 530 tkrAreal: 2 704 kvm Riktvärdeområde: 188 002Antal lika: 1 Id nr: 301111023Fastighetsrättsliga förh.: Självständig/BrukningscentrumTyp av bebyggelse: FriliggandeVatten: Vatten saknasAvlopp: Avlopp saknasStrand: Ej strand (eller strandnära mer än 150 m)
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